
De: VARRE-SAIPrev - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARRE-SAI, RJ (22) 98128-2088  

Para: saulo.filho@sicoobcredisudeste.com.br  

Cópia:
Cópia

oculta:
Assunto: RE: Esclarecimentos quanto ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025

Enviada em: 05/08/2025 | 15:50

Recebida
em:

05/08/2025 | 15:50

RE: Esclarecimentos quanto ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025

Prezado Senhor Saulo, boa tarde!

Quanto ao pedido de esclarecimentos via e-mail segue abaixo as respostas:

1.Como podemos comprovar a inscrição no cadastro de contribuintes estadual/federal? (Cláusula 17.5.5)
Resposta: Pela emissão da CND (Certidão Negativa de Débito).

2.Como podemos comprovar que o objeto da licitação faz parte do objeto social da instituição? (Cláusula 17.7.3-A)
Resposta: Através de consulta realizada do CNPJ nº 22.656.789/0012-29  verifica-se "o código e descrição da atividade econômica
principal:  64.24-7-03 - Cooperativa de crédito mútuo"  atende o objeto previsto na cláusula 17.7.3-A.

At.te, 

CRISTÓVÃO BENÍGNO DE OLIVEIRA FABRE
Diretor Presidente do VARRE-SAIPrev
       
VARRE-SAIPrev
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai, RJ.
Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre-Sai, RJ, CEP.: 28.375-000
CNPJ.: 02.624.843/0001-94
Site: www.varresaiprev.rj.gov.br
Tel/Whatsapp: (22) 98128-2088

De: "3118 - Saulo do Carmo Secco Filho" <saulo.filho@sicoobcredisudeste.com.br>
Enviada: 2025/08/05 13:56:24
Para: contato@varresaiprev.rj.gov.br
Assunto: RE: Esclarecimentos quanto ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025
 
Boa tarde!
 
CNPJ da Matriz: 22.656.789/0001-76
CNPJ da nossa agência no município: 22.656.789/0012-29
 
Atenciosamente,
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De: VARRE-SAIPrev - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARRE-SAI, RJ (22) 98128-2088
<contato@varresaiprev.rj.gov.br>
Enviado: terça-feira, 5 de agosto de 2025 13:28
Para: 3118 - Saulo do Carmo Secco Filho <saulo.filho@sicoobcredisudeste.com.br>
Assunto: RE: Esclarecimentos quanto ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025
 

Prezado Senhor Saulo, boa tarde!

Para melhor responder aos seus questionamentos poderia informar o CNPJ da  Cooperativa de Crédito CREDISUDESTE LTDA - SICOOB
CREDISUDESTE?

At.te, 

CRISTÓVÃO BENÍGNO DE OLIVEIRA FABRE
Diretor Presidente do VARRE-SAIPrev
       
VARRE-SAIPrev
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai, RJ.
Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre-Sai, RJ, CEP.: 28.375-000
CNPJ.: 02.624.843/0001-94
Site: www.varresaiprev.rj.gov.br
Tel/Whatsapp: (22) 98128-2088

 

 

De: "3118 - Saulo do Carmo Secco Filho" <saulo.filho@sicoobcredisudeste.com.br>
Enviada: 2025/08/05 09:47:20
Para: contato@varresaiprev.rj.gov.br
Cc: jardel.goncalves@sicoobcredisudeste.com.br, andre.coimbra@sicoobcredisudeste.com.br
Assunto: Esclarecimentos quanto ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025
 

Prezados, bom dia!
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A Cooperativa de Crédito CREDISUDESTE LTDA - SICOOB CREDISUDESTE participará do processo licitatório nº 036/2025. No entanto,
estamos enfrentando dificuldades para reunir a documentação referente às cláusulas 17.5.5 e 17.7.3-A. Poderiam, por gentileza, nos
esclarecer quanto aos seguintes pontos:

1. Como podemos comprovar a inscrição no cadastro de contribuintes estadual/federal? (Cláusula 17.5.5)

2. Como podemos comprovar que o objeto da licitação faz parte do objeto social da instituição? (Cláusula 17.7.3-A)

Sendo uma cooperativa de crédito, entre os serviços prestados está a administração da folha de pagamento. 

Agradecemos desde já pela atenção e aguardamos retorno.
 
Atenciosamente,
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